30/1/24, 15:24 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

Fwd: SOLICITUD GARANTIA

Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 30/01/2024 15:12

Para:Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>

ﬂJ 1 archivos adjuntos (756 KB)
POLIZA 72414_0_Sec_General Alcaldia_firmada.pdf;

Buenas tardes,
De manera atenta remito la garantia allegada por el proveedor Oracle, con relacién al contrato 4204000-23-2024.
Cordial saludo

Obtener Outlook para iOS

De: Luz Adriana Torres Sanchez <adriana.torres@oracle.com>
Enviado: Tuesday, January 30, 2024 3:00:59 PM

Para: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Hugo Paez Villamil <hapaezv@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD GARANTIA

Buenas tardes Sandra,
Me permito remitir pdliza firmada para su aprobacién.
Quedo pendiente del acta de inicio para firma.

Gracias,

ORrRACLE

Adriana Torres, Advisory Support Account Manager
Office: +57.1.6119688, Mobile: +57.3108706382
Calle 127A No. 53A — 45 Torre 2 Piso 9 Bogota D.C.
Oracle Support Services

From: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Sent: lunes, 29 de enero de 2024 1:27 p. m.

To: Luz Adriana Torres Sanchez <adriana.torres@oracle.com>
Cc: Hugo Paez Villamil <hapaezv@alcaldiabogota.gov.co>
Subject: [External] : RE: SOLICITUD GARANTIA

Buenas tardes, Adriana:

Verificado el documento, en cuanto a los valores y fechas establecidas estan acorde con lo estipulado en el Instrumento de Agregacion de Demanda Clausula 18,
numeral 18.1. Ahora bien dentro del apartado objeto de la garantia, se recomienda incluir el nimero de contrato el cual es 4204000-23-2024.

Cordial saludo

De: Luz Adriana Torres Sanchez <adriana.torres@oracle.com>
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 1:13 p. m.

Para: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
CC: Hugo Paez Villamil <hapaezv@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD GARANTIA

Buenas tardes Sandra,
Me permito remitir borrador de la Péliza para su revision.
Por favor confirmar si esta correcta, para proceder a la generacidn de la pdliza definitiva.

Gracias,

ORACLE

Adriana Torres, Advisory Support Account Manager
Office: +57.1.6119688, Mobile: +57.3108706382
Calle 127A No. 53A — 45 Torre 2 Piso 9 Bogota D.C.
Oracle Support Services
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30/1/24, 15:24 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

From: Sandra Viviana Mufioz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Sent: jueves, 25 de enero de 2024 12:47 p. m.

To: Luz Adriana Torres Sanchez <adriana.torres@oracle.com>
Cc: Hugo Paez Villamil <hapaezv@alcaldiabogota.gov.co>
Subject: [External] : SOLICITUD GARANTIA

Buenas tardes, Adriana:

De manera atenta, me permito informar que se gener6 la orden de compra OC 123821 en la tienda virtual del estado colombiano.

Por lo anterior, agradezco la remisién de la garantia de cumplimiento establecida en el Acuerdo Marco de Precios.

Quedo atenta

SANDRA VIVIANA MUNOZ

CONTRATISTA

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Secretaria General

Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (571) 381 3000 Ext.1168

La informacion aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga, distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso
expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacion por error, por favor contacte en
forma inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota no es responsable por la informacién contenida en
esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas
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